From: Mafalda Viviano

Sent: 02/10/2023 10:25

To: DSU Toscana, Protocollo

Cc: Claudio Papini

Subject: Fwd: richiesta disponibilit? ordine aperto

Attachments: U Power Gemini.jpeg, Harvey.jpeg, Panama.jpg, DUB S3.jpg

Buongiorno,
inoltro preventivo da protocollare.
Grazie, saluti

Mafalda Viviano

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
= Area Ristorazione | Sede Firenze
mviviano@dsu.toscana.it | www.dsu.toscana.it

Tel: 055.2261333 | Cell: 333.7135283 | Fax: 055.2261346

Da: "Porta al Prato Divise" <divisericami@gmail.com>

A: "Mafalda Viviano" <mviviano@dsu.toscana.it>

Cc: "antinfortunistica fi" <antinfortunistica.fi@tiscali.it>, "Maria Liotto"
<mliotto@dsu.toscana.it>, "ristorazione fi" <ristorazione.fi@dsu.toscana.it>
Inviato: Venerdi, 29 settembre 2023 18:26:19

Oggetto: Re: richiesta disponibilita ordine aperto

Salve, a seguito della vostra gradita richiesta vi comunichiamo quanto segue:
- Siamo gia iscritti al sito START e possiamo emettere regolare fatturazione con split
payment.

- Alleghiamo alcuni articoli tra i nostri piu venduti:

mod. DUB cat. S3 al costo singolo di € 28,68 + iva

mod. Harvey, cat. S3 al costo singolo di € 39,26 + iva
mod Panama. cat s3 al costo singolo di € 38,44 + iva
mod. U-Power Gemini S1 al costo singolo di € 72,5 + iva

Sui modelli scelti verra proposta una convenzione/scontistica a fronte del quantitativo
richiesto.

Qui in allegato le immagini relative. Attendiamo un vostro riscontro in merito ai modelli
proposti, disponibili in pronta consegna in tutti i numeri presso il ns punto vendita. In
alternativa, possiamo proporvi altri articoli in pronta consegna o disponibili su ordinazione.
Grazie mille,

Saluti

Simone Garagiola


http://www.dsu.toscana.it/
mailto:mviviano@dsu.toscana.it
http://www.dsu.toscana.it/

Il giorno ven 29 set 2023 alle ore 14:02 Mafalda Viviano <mviviano@dsu.toscana.it> ha
scritto:
Buongiorno,
come anticipato telefonicamente, I'Azienda ha necessita di individuare un fornitore
con cui avviare un accordo per la fornitura di scarpe anti infortunistiche ai propri
dipendenti.
Per completare l'iter di convenzione & necessaria l'iscrizione al sito S.T.A.R.T. e la
possibilita di emettere fattura elettronica in regime di split payment con esigibilita
IVA S (scissione dei pagamenti). L'importo che vorremmo accantonare € di €
2.000,00 terminati i quali la convenzione si intende conclusa.
Se interessati, dovreste cortesemente inviarci un listino prezzi degli articoli a vostra
disposizione.
Per qualsiasi ulteriore necessita potete contattare i numeri telefonici in calce alla
mail.
Grazie, saluti

Mafalda Viviano

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
= Area Ristorazione | Sede Firenze
mviviano@dsu.toscana.it | www.dsu.toscana.it

Tel: 055.2261333 | Cell: 333.7135283 | Fax: 055.2261346

Ci trovi su www.divisericami.it
e sui social:

EIE
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