23/02/24, 16:57 Zimbra: Fwd: SAFFI

in:trash

Fwd: SAFFI

Chiudi Rispondi = Rispondi a tutti = Inoltra Elimina @ Spam Azioni

Da: "Paolo Bechi" <paolo.bechi@erp.ms.it>

A: "Andrea Franci" <afranci@dsu.toscana.it>

Cc: "Segreteria Tecnica" <segreteria.tecnica@erp.ms.it>, "Davide Bacchiani" <davide.bacchiani@erp.ms.it>
Inviato: Martedi, 6 febbraio 2024 13:44:56

Oggetto: R: SAFFI

Andrea ciao,

abbiamo esaminato bene il da farsi.

Prudenzialmente riteniamo si debbano considerare 4 settimane di lavoro ed un compenso imponibile di 4.000 euro.
Naturalmente se il lavoro si conclude prima € positivo anche per noi.

Attendiamo tue, ciao a presto.

Paolo

arch. Paolo Bechi
Direttore Generale

E.R.P. Massa Carrara S.p.A.
Via Roma n.30

54033 Carrara (MS)

Tel. 058572242
paolo.bechi@erp.ms.it
www.erp.ms.it

RISERVATEZZA

Questa comunicazione,_inclusi eventuali allegati, é confidenziale e puo contenere informazioni legali, professionali o altro riservate esclusivamente al destinatario. Il ricevente
comunicazione é illegale e rigorosamente vietata. Se la presente é stata ricevuta per errore vogliate informarci immediatamente rispondendo alla e-mail, e cancellando la cop

Da: Andrea Franci <afranci@dsu.toscana.it>

Inviato: domenica 4 febbraio 2024 22:56

A: Segreteria Tecnica <segreteria.tecnica@erp.ms.it>
Cc: Paolo Bechi <paolo.bechi@erp.ms.it>

Oggetto: SAFFI
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